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Sevgili öğrenciler merhaba  
	 Niğde RAM Yayın ve Tasarım Ekibi olarak sizlere merkezi sınavlara hazırlanırken yardımcı olmasını umduğumuz bir 
rehber hazırladık. Bu rehberde merkezi sınavlar ve ilimizde merkezi sınavla öğrenci alan okullar hakkında birtakım bilgiler 
paylaştık. Aynı zamanda sınavlara hazırlanırken düzenli ve planlı çalışmana yardımcı olacak teknikler ve takip çizelgelerine 
yer verdik. 
	 Sınava hazırlandığın şu süreçte üç şeye ihtiyacın var; Motivasyon, Çalışma  ve  Azim. “Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor!” 
ya da “Çalışamıyorum!” diyorsan bu üç şeyin üzerinde titizlikle durmanı öneriyoruz. 
Öncelikle “motivasyon” yani senin istekli olman çok önemli.  “Dünya Turu” etkinliğinde motivasyonun ve motivasyonunu 
sağlamaya yönelik ipuçları bulacaksın. 
	 Pomodoro Tekniği, Soru- Konu Takip Çizelgeleri ile  Deneme Takip Çizelgeleri senin ders çalışma eylemini gerçekleştirmeni 
ve değerlendirmeni sağlayacaktır. Sınavdan önce sorumlu olduğun konuları mutlaka öğrenmeli ve yeterince soru çözmelisin. 
Çizelgede tamamladığın konulara ✓ at ve çözdüğün soru sayılarını not et. 
	 Ve azim... Azim bizim olmazsa olmazımız. Kararlı bir şekilde pes etmeden çalışmaya devam edersen mutlaka ama 
mutlaka başarılı olursun. “Zincir Kırma” etkinliğinde ise zincir metaforuyla kararlı bir şekilde ders çalışmanı vurguladık. 
Sloganımız, “Hedefini belirle! Hedefine ulaşmak için her gün bir şeyler yap.” Yaptıktan sonra ise takvime o gün için kocaman 
bir X at ve X’lardan bir zincir oluştur. O zinciri kırma! 
	 Not: Hedef belirleme konusunda okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden yardım alabilirsin.

İyi çalışmalar, başarılar 

Hazırlayanlar:
Sevgi GÜNGÖR - Rumeysa DABANLI - Nursedef KELDAL - Mehmet KELEŞ



TÜRKÇE

İNKILAP TARİHİ 
ve ATATÜRKÇÜLÜK

DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

İNGİLİZCE

MATEMATİK
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NİĞDE 
FEN LİSESİ

BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ 
FEN LİSESİ

YUNUS EMRE
ANADOLU LİSESİ

ŞEHİT KEMAL TOSUN
ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

ATATÜRK 
ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FAİK ŞAHENK MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ŞEHİT FAZIL DOĞRUÖZ MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

NİĞDE İLİ SINAVLA ÖĞRENCİ 
ALAN LİSELER

İlçe Okul Türü Öğretim Şekli Pansiyon
Durumu

Yerleştirme 
Şekli

Kontenjan
(2020)

Merkez Fen Lisesi Kız/Erkek Kız/Erkek Sınavlı 180

Bor Fen Lisesi Kız/Erkek Kız/Erkek Sınavlı 180

Merkez Anadolu Lisesi Kız/Erkek Erkek Sınavlı 180

Merkez
Anadolu 

İmamhatip 
Lisesi

Kız/Erkek Yok Sınavlı 180

Merkez Anadolu Lisesi Kız/Erkek Kız Sınavlı 270

Merkez
Anadolu
Teknik

Programı
Kız/Erkek Yok Sınavlı / 

Merkezi
60

Merkez
Anadolu
Teknik

Programı
Kız/Erkek Erkek Sınavlı / 

Merkezi
60

Merkez
Anadolu
Teknik

Programı
Kız/Erkek Yok Sınavlı / 

Merkezi
60/30
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P O M O D O R O
T E K N İ Ğ İ

POMODORO ÇEVRİMİ

1. 
TARİFE

2. 
TARİFE

3. 
TARİFE

4. 
TARİFE

25 5 25 25 255 5 30

25 5 25 25 255 5 30

25 5 25 25 255 5 30

25 5 25 25 255 5 30

0 dk 30 dk 1 saat 1 s. 30 dk 1 s. 55 dk 2. s 25 dk

0 dk 30 dk 1 saat 1 s. 30 dk 1 s. 55 dk 2. s 25 dk

0 dk 30 dk 1 saat 1 s. 30 dk 1 s. 55 dk 2. s 25 dk

0 dk 30 dk 1 saat 1 s. 30 dk 1 s. 55 dk 2. s 25 dk

ÇALIŞMA MOLA

1. Çalışacağın konulara karar ver. 
       İlk konuyu seç

2. Zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarla. 

3. Süre boyunca tüm dikkatini
      konuya ver ve güzelce çalış.  

4. 25 dakikalık çalışmayı
      tamamladıktan sonra 5 dakika
      mola ver. Böylece birinci
      pomodoro bitti. 

5. Toplam 4 pomodoro çalış. 30
      dakikalık uzun bir mola ver.
      Böylece ilk tur bitti. İkinci tura
      hazırlan 

6. Hedefin ve performansına göre
      farklı tarifelerden seçip kullan.

x2
x3
x4



Haydi şimdi “DÜNYA TURU” yapalım!
 Türkiye’den yola çıkacağız ve her durakta seni karşılayan bir ifade olacak. O ifade sana uygunsa yani cevabın “EVET” ise bir sonra-
ki ülkeye yol almaya devam et. Eğer cevabın “HAYIR” ise o ülkede kal. Kaldığın ülkedeki ifadenin ne anlama geldiğini ve tura devam 

etmek için ne yapman gerektiğinin açıklamasını diğer sayfadan öğren. 
(Bu turu zaman zaman yaparak kendini değerlendir.) 

DÜNYA TURU *

Deneme sınavlarım 
kötü geçse de çalışmayı 
bırakmam daha iyisi 

için çabalarım Hedefime ulaşmak 
için belli bir plan 
dahilinde çalışırım

Dersten önce ve sonra 
konuyu mutlaka okurum 
ve konuyla ilgili yeteri 
kadar soru çözerim

Yeni konuları ve
öğrenmekte zorlandığım
konuları öğrenmek için

çabalarım

Ders çalışma planım 
aksadığında moralim 
bozulmaz ve ders 

çalışmayı bırakmam

Ders çalıştığım sırada 
çok sıkılsam da ders 
çalışmayı bırakmam

TEBRİKLER TURU 
TAMAMLADIN. HADİ 

BUNLARIN NE ANLAMA 
GELDİĞİNE BAKALIM

Ulaşmak istediğim 
bir hedefim var

*Bu etkinlik “Terapötik 
Akademi’nin Motivasyon 

Turu etkinliğiden 
uyarlanmıştır.



Eğer başlangıç noktandan çıkamadıysan yani “bir hedefim var” 
cümlesine cevabın “HAYIR” ise başarının önündeki en büyük 
engeli aşmak için kendine bir hedef belirlemelisin. UNUTMA! 
hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.

TEBRİKLER! Hedefi olan bir öğrenci olarak başarıya doğru yol 
alıyorsun ve artık 2.duraktasın. “Bir plan dahilinde çalışıyorum” 
cümlesine cevabın “HAYIR” ise o zaman bilmelisin ki hedefine 
ulaşmak için önüne çıkacak olan engelleri aşmak için planlı 
çalışmalısın. Bir planın yoksa kafan karışabilir ve motivasyonun 
düşebilir, konular yetişmiyor kaygısı yaşayabilirsin. Bunları aşmak 
için planlı çalış.

TEBRİKLER! Planlı çalışan bir öğrencisin ve başarılı olacağına 
eminim. Başarını artırmak için dersten önce ve dersten sonra 
konuları çalışman ve yeteri kadar soru çözmen gerektiğinin 
farkındasındır. Eğer bunlara cevabın “HAYIR” ise o zaman sana 
şunu diyebilirim ki: en heyecanlı yerinde film bitmesin... Soru 
çözmeyi ihmal etme

TEBRİKLER! Başarılı olmak için ne kadar yol katettiğinin 
farkında mısın? Eğer Yeni konular öğrenmekten keyif alıyorsan ve 
zorlandığın konuları öğrenmek için çabalıyorsan harikasın. bunlara 
cevabın “HAYIR” ise o zaman çalışma yöntemini değiştirmekle 
işe başlayabilirsin. Mesela “POMODORO” tekniğini tavsiye ederim.

TEBRİKLER! Ders çalışma planım aksadığında moralim bozulmaz 
ve ders çalışmayı bırakmam...diyen bir öğrenciysen motivasyonun 
çok yüksek demektir. Eğer buna cevabın “HAYIR” ise bilmelisin 
ki yaşadığımız sürece sorunlarımız hep olacaktır ve o sorunlarla 
mücadele etmek yerine onlara boyun eğersek hep yerimizde 
sayarız. HAYDİ durma sorunları alt et ve onların moralini sen boz.

TEBRİKLER! Ne olursa olsun ders çalışmayı bırakmam diyen 
güçlü bir öğrencisin. Ders çalışırken canın sıkılabilir, kendinle 
ailenle arkadaşlarınla ilgili yaşadığın sorunlar canını sıktığı için 
ders çalışma isteğin azalabilir ama unutma ki sen hedefe varmak 
üzeresin ve başarmak için önünde “senden başka engel yok” 
DURMA! sıkılsan da ders çalışmayı eğlenceli hale getirmeye çalış.

TEBRİKLER! Başarılı olmak isteyen öğrenciler öğrendikleri 
konularda kendilerini “DENEME” sınavları ile denemek isterler. 
Bazen yaptığımız çalışmanın karşılığını alamayız. Bu seni 
üzmesin çünkü deneme sınavları seni başarıya götürmek için bir 
araç. Yanlışlarına üzülme onları doğrulara çevirmeye çalış. Çünkü 
başarıya ulaşmanın son durağı bu. FARKINDA OL!

TEBRİKLER! Motivasyonu çok yüksek bir öğrencisin. Bir hedefin var ve hedefine 
ulaşmak için planlı çalışıyorsun, bu çalışmalar esnasında önüne çıkan engellerle 
mücadele edecek güce sahipsin ve nasıl mücadele edeceğinin farkındasın. Seni 
gerçekten tebrik ediyorum. Hayatta karşılaşacağın zorluklarla aynı motivasyonla 
mücadele edebileceğini unutma. Seni daha da motive edecek bir başarı öyküsü 
anlatmak istiyorum

MARDİNDEN DÜNYAYA AÇILAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
PROF. DR. AZİZ SANCAR

Aziz Sancar 1946’da Mardin’in Savur kasabasında, çiftçilikle uğraşan orta gelirli bir ailenin 
yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi Mardin’de okudu. Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu. TÜBİTAK bursuyla gittiği ABD’de 
birkaç yıl biyokimya eğitimi aldı, fakat bazı sosyal uyum sorunları nedeniyle yurda döndü ve 
memleketi olan Savur’da bir süre hekimlik yaptı. Ancak gönlü hâlâ bilimsel çalışmalardaydı. 
Bu yüzden tekrar ABD’ye giderek moleküler biyoloji alanında doktoraya başladı. Doktora 
sonrası araştırmalarına devam eden Aziz Sancar burada çok önemli buluşlar yaptı. Yaklaşık 
kırk yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok ödül alan Aziz Sancar sonunda DNA onarım 
mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık 
görüldü.

TÜRKİYE

RUSYA

ÇİN

AVUSTRALYA

NİJERYA

BREZİLYA

KANADA

FİNAL



TÜRKÇE

KONULAR ✓
1. 
hf.

7. 
hf.

16. 
hf.

4. 
hf.

13. 
hf.

10. 
hf.

19. 
hf.

2. 
hf.

8. 
hf.

17. 
hf.

5. 
hf.

14. 
hf.

11. 
hf.

20. 
hf.

3. 
hf.

9. 
hf.

18. 
hf.

6. 
hf.

15. 
hf.

12. 
hf.

21. 
hf.

SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Cümlenin Öğeleri

Fiilde Çatı

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümle Türleri

Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

Metin Türleri

Yazım Kuralları

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık/
Görsel Okuma

Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

Türkçe çalışma fasikülleri için 
karekodu okutunuz.



MATEMATİK

KONULAR ✓
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SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Üslü Sayılar

Çarpanlar ve Katlar

Veri Analizi

Cebirsel İfadeler 
ve Özdeşlik

Dönüşüm Geometrisi

Üçgenler

Köklü Sayılar

Olasılık

Eşitsizlikler

Doğrusal Denklemler 
ve Eğim

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

Matematik çalışma fasikülleri için 
karekodu okutunuz.



FEN BİLGİSİ

KONULAR ✓
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SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri
ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri
ve Elektrik Enerjisi

Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

Fen Bilgisi çalışma fasikülleri için 
karekodu okutunuz.



MEB tarafından hazırlanan örnek 
sorular için karekodu okutunuz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
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SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Kader İnancı

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Hz. Muhammed’in 
Örnekliği

Kur’an-ı Kerim
ve Özellikleri

Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

MEB tarafından hazırlanan 
e-kitaplar için karekodu okutunuz.



İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK
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SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Bir Kahraman
Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık 
Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan:
Ya İstiklal, Ya Ölüm

Atatürkçülük
ve Çağdaş Türkiye

Demokratikleşme 
Çabaları

Atatürk Dönemi
Dış Politika

Atatürk’ün Ölümü
ve Sonrası

Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük çalışma 
fasikülleri için karekodu okutunuz.



İNGİLİZCE

KONULAR ✓
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Pzt

Çar

Cum

Paz

Salı

Per

Cts

TOP

SORU TAKİP ÇİZELGESİ

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

2018-2019-2020 LGS çıkmış sorular 
için karekodu okutunuz.



D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y NDeneme 
Tarihi

Deneme 
Sayısı

TÜRKÇE INKILAP 
TARİHİ

DİN 
KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN

BİLGİSİ TOPLAM

1. deneme

5. deneme

9. deneme

13. deneme

17. deneme

2. deneme

6. deneme

10. deneme

14. deneme

18. deneme

3. deneme

7. deneme

11. deneme

15. deneme

19. deneme

4. deneme

8. deneme

12. deneme

16. deneme

20. deneme

21. deneme

DENEME SINAVI TAKİP ÇİZELGESİ



TÜRKÇE

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Cümlenin Öğeleri

Fiilde Çatı

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümle Türleri

Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

Metin Türleri

Yazım Kuralları

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık/ Görsel Okuma

KONULAR 2018 2019 2020*

MATEMATİK
KONULAR 2018

Üslü Sayılar

Olasılık

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik

Geometrik Cisimler

Köklü Sayılar

Veri Analizi

Doğrusal Denklemler ve Eğim

Üçgenler

Çarpanlar ve Katlar

Eşitsizlikler

Dönüşüm Geometrisi

Eşlik ve Benzerlik

2019 2020* KONULAR 2018 2019 2020*

KONULAR 2018 2019 2020*KONULAR 2018 2019 2020*KONULAR 2018 2019 2020*

Mevsimler ve İklim

Madde ve Endüstri

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Ses

DNA ve Genetik Kod

Basit Makineler

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

Basınç

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Işığın Kırılması

Friendship

On The Phone

Tourism

Natural Forces

Teen Life

The Internet

Chores

In The Kitchen

Adventures

Science

Bir Kahraman Doğuyor

Atatürkçülük ve Çağdaş Türkiye

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Demokratikleşme Çabaları

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

Atatürk Dönemi Dış Politika

Kader İnancı

Hz. Muhammed’in Örnekliği

Zekat ve Sadaka

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

Din ve Hayat

FEN BİLGİSİ

İNGİLİZCEİNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1 1 3
2 3 5
2 - 2
1 3 -
2 2 -
1 -
- 1

1 1 3
2 2 4
- 2 3
5 4 -
- - -
1 1 -
- - -

2 1 2
1 3 2
1 1 2
- 1 2
1 1 2
1 1 -
3 - -
1 1 -
- 1 -
- - -

1 1 3
1 3 8
1 2 5
2 6 4
2 2 -
7 3 -
3 3 -
1 - -
1 - -
1 - -

2 2 3
3 3 5
1 1 3
1 1 3
- 1 3
2 1 -
2 1 3
3 5 -
1 1 -
3 1 -
1 2 -
1 1 -

1 1 1
2 2 1
1 - -
- - 1
2 2 2
8 3 4
- - 1
1 1 1
1 1 2
- - -
1 1 1
1 1 1
1 1 -
1 7 7

Hac İbadeti 1 -

SON 3 YIL LGS KONU SORU DAĞILIMLARI

*2020 LGS’de pandemi sebebiyle sadece 1. dönem konularından soru çıkmıştır.


